



Kontaktperson
Naturprövningsenheten
Charlotte Jönsson
010-224 16 30
skane@lansstyrelsen.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Hörby kommun
kommunen@horby.se

Upphävande av samhällsbyggnadsförvaltningens beslut den 3 juli 2018, dnr: KS 2018/173 avseende tillfällig strandskyddsdispens för pågående verksamhet på del av fastigheterna Hörby 43:47 och 45:1 i Hörby kommun

Länsstyrelsens beslut

Länsstyrelsen beslutar enligt 19 kap 3 b § miljöbalken att upphäva samhällsbyggnadsförvaltningens beslut den 3 juli 2018, dnr: KS 2018/173, om strandskyddsdispens för pågående verksamhet på del av fastigheterna Hörby 43:47 och 45:1 i Hörby kommun.

Länsstyrelsens bedömning

Samhällsbyggnadsförvaltningen har i sitt beslut åberopat särskilda skäl enligt 7 kap 18 c § punkt 4 miljöbalken för pågående verksamhet innefattande huvudbyggnad samt placering av två mobila bodar. Som särskilt skäl enligt 7 kap 18 c § punkt 4 miljöbalken får beaktas om det område som dispensen avser behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området.

Platsen för brukshundsklubbens träningsplanen ligger delvis inom strandskyddat område. Den tidigare klubbstugan från 1960-talet låg varken i anslutning till eller på samma plats som den nuvarande stugan. Klubbstugan och de mobila bodarna har efter 1992 placerats i anslutning till träningsplanen och till största del inom strandskyddat område. Uppförandet av det senare klubbhuset har därmed tagit mark i anspråk som annars varit tillgängligt för allmänheten. Länsstyrelsen anser att det finns ytor inom brukshundklubbens område som skulle kunna rymma både klubbhuset och de mobila bodarna. Det har inte framkommit något som visar att byggnaderna inte skulle kunna placeras utanför det strandskyddade området men ändå inom det område som brukshundklubben disponerar. Därmed finns inte



särskilda skäl enligt punkt 4 vilket innebär att strandskyddsdispens för åtgärden inte kan ges. Vid en granskning av handlingarna i ärendet bedöms inte heller något av de andra särskilda skälen vara tillämpliga i det aktuella fallet.

Vid en samlad bedömning finner Länsstyrelsen att det inte bedöms finnas förutsättningar för att lämna dispens för pågående verksamhet innefattande huvudbyggnad samt placering av två mobila bodar. Samhällsbyggnadsförvaltningens beslut ska därför upphävas.

Gällande de uppförda byggnaderna så åligger det kommunen att inom sin tillsyn bedöma huruvida det finns skäl att förelägga brukshundklubben om att ta bort eller flytta byggnaderna.

Redogörelse av ärendet

Hörby kommun har, genom samhällsbyggnadsförvaltningens beslut av den 3 juli 2018, dnr KS 2018/173, meddelat strandskyddsdispens avseende pågående verksamhet innefattande huvudbyggnad samt placering av två mobila bodar på del av fastigheterna Hörby 43:47 och 45:1 i Hörby kommun.

Kopia av beslutet inkom till Länsstyrelsen den 3 juli 2018.

Länsstyrelsen överprövade kommunens beslut om strandskyddsdispens den 19 juli 2018. I samband med överprövning av ärendet begärdes kompletteringar in gällande bl a redogörelse för tillstånd eller dispens för åtgärden, redogörelse för var det tidigare klubbhuset varit placerat och om det fanns kvar, samt varför de mobila byggbodarna inte kan placeras utanför det strandskyddade området.

Kommunen har inkommit med kompletteringar i ärendet. Av kompletteringarna framgår att brukshundklubben har bedrivit sin verksamhet och haft en träningsplan på området för den aktuella dispensen sedan 1960-talet. De höll då till i en mindre byggnad som ligger närmre Hörbyån. När de blev trångbodda i stugan fick klubben tillfälliga bygglov för klubbstugan på platsen för träningsplanen. De har även senare fått bygglov för utvidgning av klubbstugan. Någon dispens för strandskyddet prövades inte vid dessa tillfällen. De mobila bodarna är möjliga att placera utanför det strandskyddade området men av logistiska skäl anses det att de bör placeras i anslutning till huvudbyggnaden. Att placera bodarna inom strandskyddat område innebära inte någon större negativ påverkan på syftet med strandskyddet. Allmänheten har fri tillgång till området så allemansrätten begränsas inte samt att påverkan på djur- och växtliv kan beskrivas vara marginell då bodarna placeras utanför skogskant, på vad som kan betecknas som vall ca 50 meter från ån. Även om bodarna placerades längre från skogen och ån hade underlaget varit detsamma och



allmänhetens tillgång till skogen och strandområdet hade inte ökat då naturliga stigar i området inte begränsas eller påverkas av den planerade placeringen.

Sökande har beretts tillfälle att yttra sig över inkomna handlingar i ärendet.

Aktuellt område är beläget inom område med strandskyddsförordnande vid Hörbyån i Hörby kommun.

Skäl för beslut

Strandskyddet syftar enligt 7 kap 13 § miljöbalken till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden, och bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv på land och i vatten.

Enligt 7 kap 15 § miljöbalken får inom strandskyddsområde inte

1. nya byggnader uppföras,
2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt,
3. grävningsarbeten eller andra förberedande arbeten utföras för byggnader, anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2, eller
4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter.

Kommunen får enligt 7 kap 18 b § miljöbalken, i det enskilda fallet ge dispens från förbuden i 7 kap 15 § miljöbalken, om det finns särskilda skäl och dispensen avser någon annat än det som anges i 7 kap 18 a 1 och 2 miljöbalken. Om en kommun ger dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap 15 § miljöbalken ska kommunen sända beslutet till Länsstyrelsen enligt 19 kap 3 a § miljöbalken.

Enligt 7 kap 18 c § miljöbalken får man som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande av eller dispens från strandskyddet beakta endast om det område som upphävandet eller dispensen avser

1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften,
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen,
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området,
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området,
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området, eller
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.



En dispens från strandskyddsbestämmelserna får enligt 7 kap 26 § miljöbalken ges endast om det är förenligt med förbudets eller föreskriftens syfte.

Enligt 19 kap 3 b § miljöbalken ska länsstyrelsen pröva en kommuns beslut om att ge dispens från bestämmelserna i 7 kap 15 § miljöbalken, om det finns skäl att anta att

1. det inte finns förutsättningar för dispens, eller
 2. en brist i ärendets handläggning kan ha haft betydelse för utgången i ärendet.
- Länsstyrelsen ska inom tre veckor från den dag då kommunens beslut kom in till länsstyrelsen ta ställning till om det finns något sådant prövningsskäl som anges i första stycket och besluta i frågan om en prövning ska ske eller inte ske.

Länsstyrelsen ska upphäva dispensbeslutet, om det inte finns förutsättningar för dispens.

Detta beslut kan överklagas hos Växjö tingsrätt, Mark- och miljödomstolen enligt nedan.

Detta ärende har avgjorts av länsöverdirektör Ola Melin, beslutande, och naturvårdshandläggare Charlotte Jönsson, föredragande. Vid den slutliga handläggningen har även miljödirektör Annelie Johansson och enhetschef Helena Holmgren deltagit.

Ola Melin

Charlotte Jönsson

Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrifter

För info om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter, se www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Bilagor

Kommunens beslut om strandskyddsdispens med tillhörande handlingar

Kopia till

Sökanden: Hörby brukshundklubb, Näckroskatan 11, 242 34 HÖRBY (Delgivning)



Hur ni överklagar till Växjö tingsrätt, Mark- och miljödomstolen

Mottagare

Det är Växjö tingsrätt, Mark- och miljödomstolen som prövar överklagandet. Observera dock att ni ska skicka överklagandet till skane@lansstyrelsen.se eller till Länsstyrelsen Skåne, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö.

Tid för överklagande

Överklagandet ska ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från den dag ni fick beslutet. Om den som vill överklaga beslutet företräder det allmänna ska överklagandet dock ha kommit in tre veckor från den dag då beslutet meddelades.

Innehåll

Överklagandet ska vara skriftligt. I överklagandeskrivelsen ska ni ange:

- vilket beslut ni överklagar, beslutets datum och ärendenummer,
- hur ni vill att beslutet ska ändras,
- varför ni anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt.

Om ni har handlingar eller annat som stödjer er mening bör ni skicka med kopior av detta. Underteckna brevet och förtydliga namnteckningen. Lämna också er adress och telefonnummer.

Ombud

Ni kan anlita ett ombud för att sköta överklagandet åt er. I så fall ska ombudet underteckna överklagandet, bifoga en fullmakt i original samt uppge sitt namn, adress och telefonnummer.

Ytterligare upplysningar

Behöver ni veta mer om hur ni ska göra kan ni ringa till Länsstyrelsen, telefon 010-224 10 00.